Subject Fwd: Re: ENC: Complemento: Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo Presencial 002/2020 republicado II

[}
From Luciana Goulart <luciana.goulart@guarujaprevidencia.com.br> rouncgcuos
To Rodrigo Sales <rodrigo.sales@guarujaprevidencia.com.br>
Date 2020-10-05 15:57

———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: ENC: Complemento: Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo Presencial 002/2020 republicado II
Data:Mon, 5 Oct 2020 13:12:09 -0300
De:Luciana Goulart <luciana.goulart@guarujaprevidencia.com.br>

Para:SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>

Boa tarde,
Prezados
David Rojo e Gilson Lira de Almeida

Reiteramos o entendimento anterior, conforme manifestagdo do Diretor Presidente da Autarquia no processo 276/2020 ratificando a Gltima manifestagdo e mantendo o
cronograma previsto no Edital.

At.te;

Luciana Goulart

Gerente Administrativa

Em 02/10/2020 16:53, SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP escreveu:
E-mail classificado como #PUBLICO
A
Divisdo de Compras e Licitagdo da Guarujé Previdéncia

Prezados (as) Senhores (as)

1. Pelo j& exposto em nosso pedido de esclarecimentos enviado em 30/09/2020, considerando que as informagdes recebidas com relagdo a estratificagdo (piramide s¢
1.1 Solicitamos reconsideragéo de nosso pedido de adiamento do Pregdo marcado para o dia 08/10/2020.

2. Gratos e no aguardo, permaneceremos a disposig&o.

Atenciosamente

DAVID ROJO
Gerente de Carteira P]

GILSON LIRA DE ALMEIDA
Superintendente Executivo de Varejo
SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

————— Mensagem original-----

De: Licitagdes Guarujé Previdéncia <licitacoes@guarujaprevidencia.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 16:58

Para: Gilson Lira de Almeida <gilson.l.almeida@caixa.gov.br>; SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>
Cc: everton.santana@guarujaprevidencia.com.br; luciana.goulart@guarujaprevidencia.com.br; rodrigo.sales@guarujaprevidencia.com.br
Assunto: Re: Complemento: Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo Presencial 002/2020 republicado II

Prioridade: Alta

Boa tarde,
Senhores DAVID ROJO
e GILSON LIRA DE ALMEIDA

Comunicamos que, conforme deciséo do Diretor-Presidente da Guaruja Previdéncia, manifestada no processo administrativo n. 276/2020, ficou mantido o cronograma c

Atenciosamente,

RODRIGO SALES
PREGOEIRO

LUCIANA GOULART
GERENTE ADMINISTRATIVA

On 2020-10-01 14:59, Licitagbes Guaruja Previdéncia wrote:

Boa tarde,
Senhores DAVID ROJO
e GILSON LIRA DE ALMEIDA

Confirmamos o recebimento do e-mail.

Consideragdo 1 - Foi constatada a divergéncia em informacgdo
anteriormente prestada a CAIXA em relagdo ao que consta no Edital de
Pregdo Presencial n. 02/2020. Por esse motivo, segue anexa retificagdo
da tabela de movimento financeiro (folha de pagamento) referente a
JULHO/2020, organizado conforme solicitado pela entidade, no entanto
foi definido o quantitativo por matricula, tendo sido esse o critério
utilizado para demonstragdo no Edital.

Consideragdo 2 - Na retificagdo do Edital discriminamos a quantidade
de CPF e de Matriculas abaixo da tabela da piramide salarial. A
diferenga ndo é considerada expressiva (inferior a 1%) e os valores
permanecem 0s mesmos.

Consideragao 3 - Respondida na consideragdo 1, documento anexo.
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Consideragdo 4 - Quanto ao pedido de adiamento da sess&o e prorrogagdo
de prazo do Edital de Pregdo Presencial n. 02/2020, a solicitagdo sera
encaminhada ao diretor-presidente da Guaruja Previdéncia (autoridade
competente para decidir).

A decisdo serd oportunamente comunicada aos interessados, na forma do
Edital.

Reiteramos a disponibilidade para prestar esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

RODRIGO SALES

PREGOEIRO

LUCIANA GOULART
GERENTE ADMINISTRATIVA

ASSUNTO:

Complemento: Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo
Presencial
002/2020 republicado II

DATA:
Wed, 30 Sep 2020 15:10:05 +0000

DE:
SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP
<seg6715sp@caixa.gov.br>

PARA:
licitacoes@guarujaprevidencia.com.br

<licitacoes@guarujaprevidencia.com.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

A
Divisdo de Compras e Licitagdo da Guaruja Previdéncia

Prezados (as) Senhores (as)

1. Avaliando vossa resposta no item 1 da mensagem abaixo, verificamos
divergéncia entre a estratificagdo (piramide salarial) contida no

edital e a que nos foi encaminhada em 25/09/2020, tanto no nimero
total de servidores ativos e inativos como nos valores totais bruto e
liquido.

2. Por se tratar do objeto "Contratagdo de Instituigdo Financeira para

a prestagdo de servigos com exclusividade, para o gerenciamento,
processamento e crédito em conta corrente/conta salario, da folha de
pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos da Guaruja
Previdéncia.", e levando-se em consideragdo que cada servidor ativo ou
inativo necessitara de apenas uma conta para o recebimento dos
créditos, mesmo que mais de um ao més, para correta precificagéo
necessitamos da estratificagdo em que cada CPF seja contado apenas uma
vez e na faixa salarial relativa a soma de seus vencimentos.

3. Dessa forma, solicitamos que nos seja encaminhada novamente a
estratificagdo (piramide) salarial no modelo anteriormente enviado,

que segue anexo, considerando apenas um servidor para cada CPF e com
os valores totais retificados em conformidade com o edital.

4. Levando em consideragdo que os apontamentos contidos nessa mensagem
causaram impactos nos nossos tramites internos para avaliagdo de
proposta, solicitamos novo adiamento do Pregdo.

5. Gratos, permaneceremos no aguardo e a disposigdo.

Atenciosamente
DAVID ROJO
Gerente de Carteira PJ

GILSON LIRA DE ALMEIDA
Superintendente Executivo de Varejo
SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

----- Mensagem original-----

De: Licitagbes Guaruja Previdéncia
<licitacoes@guarujaprevidencia.com.br> Enviada em: segunda-feira, 28
de setembro de 2020 14:36

Para: SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP
<seg6715sp@caixa.gov.br>

Assunto: Re: Complemento: Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo
Presencial 002/2020 republicado

Prioridade: Alta

Bom dia,
Sr. Gilson,

A respeito dos questionamentos encaminhados, esclarecemos que:

1. Conforme o item 5.1 do Termo de Referéncia anexo ao Edital de
Pregdo Presencial n. 02/2020 (ANEXO I): Os valores informados se
referem ao més de JULHO/2020. De acordo com a mesma cldusula: [...] o
quantitativo "435" se refere ao numero de matriculas atualmente
verificadas nas operagBes mensais. Essas 435 matriculas somam 431
CPFs.

2. O prazo contratual (vigéncia) é de 60 (sessenta) meses e estd
previsto no item 12.1 do Edital de Pregdo Presencial n. 02/2020 e
CLAUSULA DECIMA da minuta de contrato (ANEXO VIII). N3o consta, no
instrumento convocatdrio, previsdo expressa de rescisdo antecipada,
unilateral e sem culpa da CONTRATADA. Eventual situagdo contingente
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envolvendo a rescisdo contratual serd tratada, pelos 6rgdos
competentes, conforme a legislagdo aplicavel e a boa-fé.

Atenciosamente,

RODRIGO SALES
PREGOEIRO

LUCIANA GOULART
GERENTE ADMINISTRATIVA

On 2020-09-25 17:28, SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP

wrote:

E-mail classificado como #PUBLICO

A
Divisdo de Compras e Licitagdo da Guaruja Previdéncia

Prezados (as) Senhores (as)

1. Em complemento aos questionamentos contidos na mensagem abaixo,
pedimos ratificar que as informagdes contidas no anexo infoCAIXAO1 se
referem a quantidade de CPFs, pois caso algum CPF tenha sido
considerado mais de uma vez, necessitamos de piramide considerando
cada CPF apenas uma vez.

2. Gratos, permaneceremos no aguardo e a disposigdo.

Atenciosamente

DAVID ROJO
Gerente de Carteira P]

GILSON LIRA DE ALMEIDA
Superintendente Executivo de Varejo
SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP CAIXA ECONOMICA FEDERAL

----- Mensagem original-----

De: SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP Enviada em:
sexta-feira, 25 de setembro de 2020 16:39

Para: licitacoes@guarujaprevidencia.com.br

Assunto: Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo Presencial
002/2020 republicado

Prioridade: Alta

E-mail classificado como #PUBLICO

A
Divisdo de Compras e Licitagdo da Guaruja Previdéncia

Prezados (as) Senhores (as)
1. Solicitamos novos esclarecimentos, a saber:
- A que més se referem as informag6es contidas no anexo infoCAIXAO1;

- Se caso o contrato objeto do certame seja rescindido
antecipadamente e unilateralmente pela Contratante, sem culpa do
Contratado, haverd devolugéo "pro rata" dos valores pagos.

2. Gratos, permaneceremos no aguardo e a disposig&o.
Atenciosamente

DAVID ROJO
Gerente de Carteira P]

GILSON LIRA DE ALMEIDA
Superintendente Executivo de Varejo
SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP CAIXA ECONOMICA FEDERAL

————— Mensagem original-----

De: Licitagbes Guaruja Previdéncia
<licitacoes@guarujaprevidencia.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 17 de setembro de 2020 12:22
Para: SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP
<seg6715sp@caixa.gov.br>; Gilson Lira de Almeida
<gilson.l.almeida@caixa.gov.br>

Cc: everton.santana@guarujaprevidencia.com.br
Assunto: Re: URGENTE - Pedido de esclarecimentos - Edital de Pregdo
Presencial 002/2020

Prioridade: Alta

Boa tarde,

Prezado Sr. David Rojo
Gerente de Carteira P]

Em resposta a solicitagdo da CAIXA, informamos que:

1. Convénios de Consignagdo: atualmente ndo ha convénios de
consignagdo vigentes.

2. Folha de Pagamento: Conforme Anexo I do Edital de Pregdo
Presencial n. 02/2020.

Para facilitar o acesso, anexamos a este e-mail as informagdes
extraidas do Edital.

Atenciosamente,

RODRIGO SALES
PREGOEIRO
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LUCIANA GOULART
GERENTE ADMINISTRATIVA

On 2020-09-16 18:56, SEG6715SP - SE Governo Litoral Paulista e
Vale/SP
wrote:

E-mail classificado como #PUBLICO

A

Divisdo de Compras e Licitagdo da Guaruja Previdéncia

Prezados (as) Senhores (as)

* Para verificagdo da viabilidade de apresentagdo de proposta no
Pregdo Presencial 002/2020 cujo objeto é a Contratagdo de
Instituicdo Financeira para prestagéo de servigos com exclusividade
para o gerenciamento, processamento e crédito em conta
corrente/conta saldrio, da folha de pagamento dos aposentados,
pensionistas e servidores ativos da Guaruja Previdencia, solicitamos
nos seja informada a estratificagdo

(piramide) salarial conforme

abaixo:

Més de referéncia:

Quantidade de Estatutarios Ativos

Quantidade de Estatutarios Inativos

Quantidade de Comissionados

Quantidade de Pensionistas

Até R$ 2.000,00

De R$ 2.000,01 a R$ 7.000,00

A partir de R$ 7.000,01

TOTAIS

VALOR BRUTO MENSAL DA FOLHA

VALOR LIQUIDO MENSAL DA FOLHA

* Solicitamos também informagdes sobre os valores dos extratos
mensais pagos aos convénios de consignagdo vigentes para os
servidores/pensionistas do Instituto:

VALOR DO EXTRATO MENSAL (ULTIMO) R$

BANCO DO BRASIL

ITAU/UNIBANCO

BRADESCO

SANTANDER

OUTROS (SE HOUVER)

* Rogamos urgéncia devido a data do certame.

* Gratos permaneceremos no aguardo e a disposigdo.
Atenciosamente

DAVID ROJO

Gerente de Carteira PJ

GILSON LIRA DE ALMEIDA

Superintendente Executivo de Varejo

SE Governo Litoral Paulista e Vale/SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Luciana Goulart
Gerente Administrativa

@ GUARUJA
PREVIDENCIA



