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Fwd: Licitagio Pref. de Guaruja/SP

Assunto: Fwd: Licitacdo Pref. de Guaruja/SP

De: Valeria Gonsalez <valeria.gonsalez@guarujaprevidencia.sp.gov.br>
Data: 15/05/2025, 16:41

Para: licitacoes@guarujaprevidencia.sp.gov.br

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Licitacdo Pref. de Guaruja/SP
Data:Thu, 15 May 2025 16:34:11 -0300
De:Valeria Gonsalez <valeria.gonsalez@guarujaprevidencia.sp.gov.br>
Para:Amanda Bindandi <fiscal2@aktamotors.com.br>

Prezados,

O convénio é apenas com IRRF.

At.te
9 70 Valéria Gonsalez
k r Coordenadora
GUARUJA 133343-9058 guarujaprevidencia.sp.gov.br

valeria.gonsalez@guarujaprevidencia.sp.gov.br

Em 15/05/2025 16:22, Amanda Bindandi escreveu:

Boa tarde!

Somos do Grupo Akta Motors ( Saint Tropez), localizada em Sao Paulo-SP, e estamos participando

de um processo de licitagdo no Municipio de Guaruja/SP
PREGAO ELETRONICO N° 90004/2025

Precisamos da informacgdo se o Municipio tem convénio com Governo Federal ( S.R.F.) em relagdo
aos impostos retidos de 1,2% IRRF e 4,65% de CSRF. Se positivo, qual € o nUmero e ano do

convénio para ir no campo de observacdo da nota fiscal.
Podem nos auxiliar?

Desde ja agradecemos.

Atenciosamente,

16/05/2025, 09:37
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Av. Dr. Gastao Vidigal 1082
VI. Leopoldina - Sdo Paulo - SP
1 3197-5555
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